 - EMAIL ENVIADO PELO FINANCEIRO DA ITAETÉ EXPLICANDO QUE AS NOTAS 59,61 E 63 ENTRARAM PARA PAGAMENTO NA RJ. 



De: Marcelo Katsuo Furuta [mailto:marcelo.furuta@grupoitaete.com.br] 
Enviada em: quarta-feira, 13 de abril de 2022 10:17
Para: Gustavo Rhinow; Angiliane Diniz Sposito de Lima de Oliveira; Jacqueline de Oliveira
Cc: Contas a pagar
Assunto: RES: Pagamentos Notas Gugale 

Bom dia Gustavo!

Conforme conversamos, informo que as NF´s 59, 61 e 63 entrarão no bloco de negociação da Recuperação Judicial. A AALC Consultoria está nos assessorando neste processo – contato recuperacao.judicial@aalcconsultoria.com.br.

Peço também a gentileza de encaminhar as NF´s 61, 63 e 64 para verificarmos os lançamentos das mesmas em nosso sistema.

		 
 
	Atenciosamente,
 
Marcelo Katsuo Furuta
Financeiro
	 

	 
	41 3513 8351
marcelo.furuta@grupoitaete.com.br
Av. Iguaçu, 100 . Cj.101 . Rebouças . Curitiba . PR CEP 80230-020
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 - EMAIL ENVIADO PARA O CONTAS A PAGAR COM AS NOTAS EM ABERTO PARA LANÇAREM NO SISTEMA E LEVANTAR O POR QUE AS MESMAS NÃO TINHAM SIDO LANÇADAS , SOMENTE A NOTA 59 QUE ESTÁ PARA PAGAR NA RJ. 



De: Gustavo Rhinow [mailto:rhinow@terra.com.br] 
Enviada em: quarta-feira, 13 de abril de 2022 10:39
Para: Contas a pagar (contasapagar@grupoitaete.com.br)
Cc: 'Angiliane Diniz Sposito de Lima de Oliveira'; 'Jacqueline de Oliveira'
Assunto: RES: Pagamentos Notas Gugale / anexo notas solicitadas 
Prioridade: Alta


Bom dia Marcelo, tudo bem ?

Conforme nos falamos à pouco, anexo as notas emitidas anteriormente as quais não constam em seu sistema , e também já aproveitei para emitir a NF65 referente aos serviços prestados este mês os quais receberei mês que vem . Conforme planilha  de acompanhamento dos pagamentos abaixo. 

Por gentileza , favor me encaminhar uma projeção de quando serão pagas as notas em aberto. ( destacadas em vermelho )
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Obs:  - a NF61 ao ser faturada foi encaminhada para o Eder que possivelmente não repassou ao contas à pagar .

           - a NF63 ao ser faturada  foi encaminhada para a Angeliane e o Eder .

          - a NF64 ao ser faturada foi encaminhada para o Eder e Jacqueline .

          - a NF65 ao ser faturada foi encaminhada para o contas a pagar .

Aguardo seu retorno, abs 

Gustavo Rhinow 
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image1.jpeg




image2.png
Nota Gugale| Emitida dia Paga dia
56 15/10/2021 14/12/2021
57 16/11/2021 20/12/2021
59 15/12/2021 | previséo até dia 15/01
61 17/01/2022 | previséo até dia 15/02
63 15/02/2022 | previséo até dia 15/03
64 15/03/2022 | previsio até dia 15/04
65 13/04/2022 | previsio até dia 15/05





